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PAY TO 
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INVOICE DATE 

NAME OF AUTH. 
SIGNATORY 

SIGNATURE 

DATE 

OTHER 
INSTRUCTIONS 

Tick if this item is included in the authorised capital budget 

Information for Finance Department (to be completed by budget holder) 

Curr Amount B d C d u get o e Account Code 

E. 10000 Cl 4 °' '° ~ ~ 

!PO: 



Aan: Master & Owners of Arctic Sunrise 

Stichting Phoenix 

Postbus 11673 

1001 GR Amsterdam 

Aantal Artikelcode Omschrijving 

920 Sillinger 4 70 UM FRTSW03746L414 

920 Sillinger 4 70 UM FRTSW03747L414 

3 parts Riged Keel 

Color Grey 

2 763900 TANKAY, 6 GALLON 

2 174176 FUEL FILTER KIT 

2 502905 FUEL FILTER 

1 110 Voorschot( deelfactuur) 2014420 

order 021:4266/fw/3714-4266 

Levering onder BTW 0 tarief 

WATERSPORT 

FACTUUR 
F actuurdatum 29-12-2014 

Leverdatum 29-12-2014 

Klantnummer 1575 

Factuurnummer 2014470 

Stukprijs Totaalex. B 

10.000,00 10.000,00 

10.000,00 10.000,00 

126,69 

61,62 

14,98 

-10.000,00 -10.000,00 

Te betalen Exel. BTW € 10.000,00 

Gaame betaling binnen 8 dagen na factuurdatum op onderstaande rekening ovv factuumummer: 2014470 

In al\e gevallen waarin wij optreden als aanbieder ofleverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de 
METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals deze Juiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst. 
De voorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden. WWW.VITALIWATERSPORT.NL 



Aan: Master & Owners of Arctic Sunrise 

Stich.ting Phoenix 

Postbus 11673 

1001 GR Amsterdam 

I Aantal Artikelcode Omschrijving 

610446 

110 Voorschot( deelfuctuur) order 021 :4266/fw/3714-4266 

WATERSPORT 

FACTUUR 
F actuurdatum 26-09-2014 

Leverdatum 26-09-2014 

Klantnunnner 1575 I 

L Factuumnmmer j 2014420 j. 

Stukprijs Totaal ex. BT\\1 

10.000,00 I0.000,00 

I 

L ~ 

r L°"""'g ond..- BTW 0 tarief 

I Te betalen Exel B1W € 10.000.,00 

Gaarne betaling binnen 8 dagen na fuctuurdatum op onderstaande rekening ovv fuctuurnummer: 2014420 

In J.Uc lJ.c,,.aUen waaii n wij op~n Jfs aanbieder of leveranciltt" zija op Ofl22 Jffmel op opdDchten :ian ons en op met ons g:eslof"en o.vcrecnkoJ11S1CO. de 

METAALUNIEVOORWAARDllN """ '°"P"'"in~ zoals de?!: iuiden volgens de Of1 de achtenijde atgedrulae ld<.sL 

De \IOQl'W~ wOfde:n u, iudicn ~ (C \.'cn! lcO!'ll;cio<HJ t~ 
- . VITAl.IWATEltSPORT.NL 



From: Evgeniya Goriatcheva
To: Marion Joullie Carles
Cc: Iuliia Samsonova; Domenico Cucinotta
Subject: FW: Arctic Sunrise Arbitration - comments on expert report of Mr. Potter
Date: 17 February 2017 18:00:05
Attachments: 2017-02-17 Letter NL - Arbitral Tribunal (Comments on expert report Potter).pdf

5003715 - AUTHORIZATION SARAH BURTON PAGE 4 OF 5.pdf
610446.pdf
610627 (1).pdf

From: DJZ-IR [mailto:djz-ir@minbuza.nl] 
Sent: 17 February 2017 4:41 PM
To: Evgeniya Goriatcheva <egoriatcheva@pca-cpa.org>
Cc: tamensah@yahoo.co.uk; henryburmester49@gmail.com; a.h.a.soons@uu.nl;
 januszsymonides@poczta.onet.pl; aszekely@compuserve.com.mx; ambrusnl@euronet.nl; Lefeber,
 Rene <rene.lefeber@minbuza.nl>; Lijnzaad, Liesbeth <liesbeth.lijnzaad@minbuza.nl>
Subject: Arctic Sunrise Arbitration - comments on expert report of Mr. Potter
 
Dear Ms. Goriatcheva,
 
Please find attached a letter from the Co-Agent of the Kingdom of the Netherlands in the Arctic Sunrise
 Arbitration. Could you please confirm receipt of this mail as well as the attached letter and its three
 annexes?
 
With kind regards,
 
Yolande Spaans
Ministry of Foreign Affairs
Department of Legal Affairs
Tel: +31 70 3486724
djz-ir@minbuza.nl
 

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
 of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden
 en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
 aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or
 if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
 message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent
 in the electronic transmission of messages.
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Aan: Master & Owners of Arctic Sunrise 


Stich.ting Phoenix 


Postbus 11673 


1001 GR Amsterdam 


I Aantal Artikelcode Omschrijving 


610446 


110 Voorschot( deelfuctuur) order 021 :4266/fw/3714-4266 


WATERSPORT 


FACTUUR 
F actuurdatum 26-09-2014 


Leverdatum 26-09-2014 


Klantnunnner 1575 I 


L Factuumnmmer j 2014420 j. 


Stukprijs Totaal ex. BT\\1 


10.000,00 I0.000,00 


I 


L ~ 


r L°"""'g ond..- BTW 0 tarief 


I Te betalen Exel B1W € 10.000.,00 


Gaarne betaling binnen 8 dagen na fuctuurdatum op onderstaande rekening ovv fuctuurnummer: 2014420 


In J.Uc lJ.c,,.aUen waaii n wij op~n Jfs aanbieder of leveranciltt" zija op Ofl22 Jffmel op opdDchten :ian ons en op met ons g:eslof"en o.vcrecnkoJ11S1CO. de 


METAALUNIEVOORWAARDllN """ '°"P"'"in~ zoals de?!: iuiden volgens de Of1 de achtenijde atgedrulae ld<.sL 


De \IOQl'W~ wOfde:n u, iudicn ~ (C \.'cn! lcO!'ll;cio<HJ t~ 
- . VITAl.IWATEltSPORT.NL 








!l 
Stlc:htln Phoenix • PA'¥ME 


_v_~_:..__QA.._,.I O=L':00~·~--~---161~ 6 2 7 
.2q. l2-. 2C>f'--1 


PAY TO 


AMOUNT 


INVOICE DATE 


NAME OF AUTH. 
SIGNATORY 


SIGNATURE 


DATE 


OTHER 
INSTRUCTIONS 


Tick if this item is included in the authorised capital budget 


Information for Finance Department (to be completed by budget holder) 


Curr Amount B d C d u get o e Account Code 
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Aan: Master & Owners of Arctic Sunrise 


Stichting Phoenix 


Postbus 11673 


1001 GR Amsterdam 


Aantal Artikelcode Omschrijving 


920 Sillinger 4 70 UM FRTSW03746L414 


920 Sillinger 4 70 UM FRTSW03747L414 


3 parts Riged Keel 


Color Grey 


2 763900 TANKAY, 6 GALLON 


2 174176 FUEL FILTER KIT 


2 502905 FUEL FILTER 


1 110 Voorschot( deelfactuur) 2014420 


order 021:4266/fw/3714-4266 


Levering onder BTW 0 tarief 


WATERSPORT 


FACTUUR 
F actuurdatum 29-12-2014 


Leverdatum 29-12-2014 


Klantnummer 1575 


Factuurnummer 2014470 


Stukprijs Totaalex. B 


10.000,00 10.000,00 


10.000,00 10.000,00 


126,69 


61,62 


14,98 


-10.000,00 -10.000,00 


Te betalen Exel. BTW € 10.000,00 


Gaame betaling binnen 8 dagen na factuurdatum op onderstaande rekening ovv factuumummer: 2014470 


In al\e gevallen waarin wij optreden als aanbieder ofleverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de 
METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals deze Juiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst. 
De voorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden. WWW.VITALIWATERSPORT.NL 






